
SINAV SONUÇ BELGESİ 9. Sınıf 2 Nolu Deneme (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA UYSAL 608 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,835 154,120 1 1 27 27 252

Puanı Hesaplanan: 6 136 136 672

Katılımlar: 10 11 175 175 874

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 8 9 5,75 23 3,58 3,23 4,02

Tarih-1 13 5 2 4,50 35 0,38 0,23 1,66

Coğrafya-1 12 5 1 4,75 40 1,10 1,07 1,93

TYT Sosyal 25 10 3 9,25 37 1,48 1,30 3,59

Matematik-1 25 1 5 -0,25 -1 -0,92 -0,98 0,84

Fizik 9 3 2 2,50 28 0,50 0,48 0,72

Kimya 8 1 2 0,50 6 0,70 0,80 0,87

Biyoloji 8 2 1 1,75 22 0,65 0,50 0,61

TYT Fen 25 6 5 4,75 19 1,85 1,77 2,20

Toplam: 100 25 22 19,50 20 5,98 5,32 10,57

TYT Türkçe  e c ed AAde CbBAA   cdBD

Cevap Anahtarı B CCCEDBEEAABBDCDBAAEEDDABD

TYT Sosyal  A  D  A eCbE    De  CECD

Cevap Anahtarı B CADADECABBCEECCCEDCEECECD

TYT Matematik   c    a     a C  eb     

Cevap Anahtarı B EEECBCACDDCCCCECBACCABEBC

TYT Fen  d   CaBB   Dbd    C c B 

Cevap Anahtarı B BECBDCEBBDDDDABBCDDCCABBC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 25 8 9 32

Türkçe 25 8 9 32

25 8 9 32

TYT Sosyal 25 10 3 40

Tarih-1 13 5 2 38

13 5 2 38

Coğrafya-1 12 5 1 42

12 5 1 42

TYT Matematik 25 1 5 4

Matematik-1 25 1 5 4

25 1 5 4

TYT Fen 25 6 5 24

Fizik 9 3 2 33

9 3 2 33

Kimya 8 1 2 13

8 1 2 13

Biyoloji 8 2 1 25

8 2 1 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. Sınıf 2 Nolu Deneme (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE TUĞBA YİĞİT 0 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,098 154,120 2 2 31 31 264

Puanı Hesaplanan: 6 136 136 672

Katılımlar: 10 11 175 175 874

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 11 9,25 37 3,58 3,23 4,02

Tarih-1 13 3 10 0,50 4 0,38 0,23 1,66

Coğrafya-1 12 4 6 2,50 21 1,10 1,07 1,93

TYT Sosyal 25 7 16 3,00 12 1,48 1,30 3,59

Matematik-1 25 1 9 -1,25 -5 -0,92 -0,98 0,84

Fizik 9 3 4 2,00 22 0,50 0,48 0,72

Kimya 8 2 5 0,75 9 0,70 0,80 0,87

Biyoloji 8 3 3 2,25 28 0,65 0,50 0,61

TYT Fen 25 8 12 5,00 20 1,85 1,77 2,20

Toplam: 100 28 48 16,00 16 5,98 5,32 10,57

TYT Türkçe CeedD  dAABaeCcBAAabDccBD

Cevap Anahtarı B CCCEDBEEAABBDCDBAAEEDDABD

TYT Sosyal dAbAaaeecBebceb  bdbdCECD

Cevap Anahtarı B CADADECABBCEECCCEDCEECECD

TYT Matematik ddd  db  b   C  c e d    

Cevap Anahtarı B EEECBCACDDCCCCECBACCABEBC

TYT Fen Bb  aeEBecb DcBdba C baBC

Cevap Anahtarı B BECBDCEBBDDDDABBCDDCCABBC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 25 12 11 48

Türkçe 25 12 11 48

25 12 11 48

TYT Sosyal 25 7 16 28

Tarih-1 13 3 10 23

13 3 10 23

Coğrafya-1 12 4 6 33

12 4 6 33

TYT Matematik 25 1 9 4

Matematik-1 25 1 9 4

25 1 9 4

TYT Fen 25 8 12 32

Fizik 9 3 4 33

9 3 4 33

Kimya 8 2 5 25

8 2 5 25

Biyoloji 8 3 3 38

8 3 3 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. Sınıf 2 Nolu Deneme (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ BEKTAŞ 631 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
112,268 154,120 6 6 105 105 535

Puanı Hesaplanan: 6 136 136 672

Katılımlar: 10 11 175 175 874

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 3 8 1,00 4 3,58 3,23 4,02

Tarih-1 13 0 4 -1,00 -8 0,38 0,23 1,66

Coğrafya-1 12 3 1 2,75 23 1,10 1,07 1,93

TYT Sosyal 25 3 5 1,75 7 1,48 1,30 3,59

Matematik-1 25 0 2 -0,50 -2 -0,92 -0,98 0,84

Fizik 9 1 5 -0,25 -3 0,50 0,48 0,72

Kimya 8 2 1 1,75 22 0,70 0,80 0,87

Biyoloji 8 1 1 0,75 9 0,65 0,50 0,61

TYT Fen 25 4 7 2,25 9 1,85 1,77 2,20

Toplam: 100 10 22 4,50 5 5,98 5,32 10,57

TYT Türkçe cBeee      ebBB    e d   

Cevap Anahtarı A DBADDEEAABDDCBBAAEEBDECCC

TYT Sosyal  bd e      b DC     D a  

Cevap Anahtarı A EECBBCAEDADACDCCECEEDCCCE

TYT Matematik         c   b            

Cevap Anahtarı A CBEBACCABCECCCCDDCACBCEEE

TYT Fen aaaDe b  C   D  c B   d  

Cevap Anahtarı A BBEDCBCEBCBBADDDDCBBACCDD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 25 3 8 12

Türkçe 25 3 8 12

25 3 8 12

TYT Sosyal 25 3 5 12

Tarih-1 13 0 4 0

13 0 4 0

Coğrafya-1 12 3 1 25

12 3 1 25

TYT Matematik 25 0 2 0

Matematik-1 25 0 2 0

25 0 2 0

TYT Fen 25 4 7 16

Fizik 9 1 5 11

9 1 5 11

Kimya 8 2 1 25

8 2 1 25

Biyoloji 8 1 1 13

8 1 1 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. Sınıf 2 Nolu Deneme (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ET ** *   N 0 -9

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 1 11 175 175 874

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 3 13 -0,25 -1 -0,25 3,23 4,02

Tarih-1 13 1 9 -1,25 -10 -1,25 0,23 1,66

Coğrafya-1 12 2 5 0,75 6 0,75 1,07 1,93

TYT Sosyal 25 3 14 -0,50 -2 -0,50 1,30 3,59

Matematik-1 25 1 10 -1,50 -6 -1,50 -0,98 0,84

Fizik 9 1 3 0,25 3 0,25 0,48 0,72

Kimya 8 2 1 1,75 22 1,75 0,80 0,87

Biyoloji 8 0 4 -1,00 -13 -1,00 0,50 0,61

TYT Fen 25 3 8 1,00 4 1,00 1,77 2,20

Toplam: 100 10 45 -1,25 -1 -1,25 5,32 10,57

TYT Türkçe aaa aeEcbAceD  c  cc   d 

Cevap Anahtarı B CCCEDBEEAABBDCDBAAEEDDABD

TYT Sosyal bce a aAa aaaa   aCbb aC 

Cevap Anahtarı B CADADECABBCEECCCEDCEECECD

TYT Matematik a  b bb c Cb dde b       

Cevap Anahtarı B EEECBCACDDCCCCECBACCABEBC

TYT Fen *a B   a  Da    Ca a ca  

Cevap Anahtarı B BECBDCEBBDDDDABBCDDCCABBC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 25 3 13 12

Türkçe 25 3 13 12

25 3 13 12

TYT Sosyal 25 3 14 12

Tarih-1 13 1 9 8

13 1 9 8

Coğrafya-1 12 2 5 17

12 2 5 17

TYT Matematik 25 1 10 4

Matematik-1 25 1 10 4

25 1 10 4

TYT Fen 25 3 8 12

Fizik 9 1 3 11

9 1 3 11

Kimya 8 2 1 25

8 2 1 25

Biyoloji 8 0 4 0

8 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. Sınıf 2 Nolu Deneme (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
M ENES BOZKURT 630 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
137,368 154,120 4 4 63 63 357

Puanı Hesaplanan: 6 136 136 672

Katılımlar: 10 11 175 175 874

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 14 5,50 22 3,58 3,23 4,02

Tarih-1 13 3 7 1,25 10 0,38 0,23 1,66

Coğrafya-1 12 2 6 0,50 4 1,10 1,07 1,93

TYT Sosyal 25 5 13 1,75 7 1,48 1,30 3,59

Matematik-1 25 1 6 -0,50 -2 -0,92 -0,98 0,84

Fizik 9 1 4 0,00 0 0,50 0,48 0,72

Kimya 8 3 2 2,50 31 0,70 0,80 0,87

Biyoloji 8 1 1 0,75 9 0,65 0,50 0,61

TYT Fen 25 5 7 3,25 13 1,85 1,77 2,20

Toplam: 100 20 40 10,00 10 5,98 5,32 10,57

TYT Türkçe DabDDdbeABbDeccAAdb  dbCa

Cevap Anahtarı A DBADDEEAABDDCBBAAEEBDECCC

TYT Sosyal EbeedaA  c AeDdCba db  a 

Cevap Anahtarı A EECBBCAEDADACDCCECEEDCCCE

TYT Matematik b  c   A  d   e  b d     

Cevap Anahtarı A CBEBACCABCECCCCDDCACBCEEE

TYT Fen eca Ce   b B D aD B   a  

Cevap Anahtarı A BBEDCBCEBCBBADDDDCBBACCDD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 25 9 14 36

Türkçe 25 9 14 36

25 9 14 36

TYT Sosyal 25 5 13 20

Tarih-1 13 3 7 23

13 3 7 23

Coğrafya-1 12 2 6 17

12 2 6 17

TYT Matematik 25 1 6 4

Matematik-1 25 1 6 4

25 1 6 4

TYT Fen 25 5 7 20

Fizik 9 1 4 11

9 1 4 11

Kimya 8 3 2 38

8 3 2 38

Biyoloji 8 1 1 13

8 1 1 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. Sınıf 2 Nolu Deneme (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖM*  KOÇAK 700 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,283 154,120 3 3 47 47 315

Puanı Hesaplanan: 6 136 136 672

Katılımlar: 10 11 175 175 874

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 12 6,00 24 3,58 3,23 4,02

Tarih-1 13 3 9 0,75 6 0,38 0,23 1,66

Coğrafya-1 12 3 6 1,50 13 1,10 1,07 1,93

TYT Sosyal 25 6 15 2,25 9 1,48 1,30 3,59

Matematik-1 25 1 3 0,25 1 -0,92 -0,98 0,84

Fizik 9 1 5 -0,25 -3 0,50 0,48 0,72

Kimya 8 2 3 1,25 16 0,70 0,80 0,87

Biyoloji 8 3 2 2,50 31 0,65 0,50 0,61

TYT Fen 25 6 10 3,50 14 1,85 1,77 2,20

Toplam: 100 22 40 12,00 12 5,98 5,32 10,57

TYT Türkçe baaEa  ac BBDCDeAedaD bdD

Cevap Anahtarı B CCCEDBEEAABBDCDBAAEEDDABD

TYT Sosyal aecdeEeA BabcCa b da CdaD

Cevap Anahtarı B CADADECABBCEECCCEDCEECECD

TYT Matematik  aEbd                    

Cevap Anahtarı B EEECBCACDDCCCCECBACCABEBC

TYT Fen  d  ceEeeca D B b  e ABBd

Cevap Anahtarı B BECBDCEBBDDDDABBCDDCCABBC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 25 9 12 36

Türkçe 25 9 12 36

25 9 12 36

TYT Sosyal 25 6 15 24

Tarih-1 13 3 9 23

13 3 9 23

Coğrafya-1 12 3 6 25

12 3 6 25

TYT Matematik 25 1 3 4

Matematik-1 25 1 3 4

25 1 3 4

TYT Fen 25 6 10 24

Fizik 9 1 5 11

9 1 5 11

Kimya 8 2 3 25

8 2 3 25

Biyoloji 8 3 2 38

8 3 2 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. Sınıf 2 Nolu Deneme (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK OCAK 605 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 10 11 175 175 874

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 5 20 0,00 0 3,58 3,23 4,02

Tarih-1 13 2 11 -0,75 -6 0,38 0,23 1,66

Coğrafya-1 12 4 8 2,00 17 1,10 1,07 1,93

TYT Sosyal 25 6 19 1,25 5 1,48 1,30 3,59

Matematik-1 25 4 21 -1,25 -5 -0,92 -0,98 0,84

Fizik 9 2 7 0,25 3 0,50 0,48 0,72

Kimya 8 2 6 0,50 6 0,70 0,80 0,87

Biyoloji 8 1 7 -0,75 -9 0,65 0,50 0,61

TYT Fen 25 5 20 0,00 0 1,85 1,77 2,20

Toplam: 100 20 80 0,00 0 5,98 5,32 10,57

TYT Türkçe baceDabcdabe*dBeAcEdabCdb

Cevap Anahtarı A DBADDEEAABDDCBBAAEEBDECCC

TYT Sosyal cbeaBdcbaceAbDCadeacbdCCa

Cevap Anahtarı A EECBBCAEDADACDCCECEEDCCCE

TYT Matematik badceabdcadCebaDDbceBaadc

Cevap Anahtarı A CBEBACCABCECCCCDDCACBCEEE

TYT Fen cBaDdcbaadcBdccDbacadeCba

Cevap Anahtarı A BBEDCBCEBCBBADDDDCBBACCDD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 25 5 20 20

Türkçe 25 5 20 20

25 5 20 20

TYT Sosyal 25 6 19 24

Tarih-1 13 2 11 15

13 2 11 15

Coğrafya-1 12 4 8 33

12 4 8 33

TYT Matematik 25 4 21 16

Matematik-1 25 4 21 16

25 4 21 16

TYT Fen 25 5 20 20

Fizik 9 2 7 22

9 2 7 22

Kimya 8 2 6 25

8 2 6 25

Biyoloji 8 1 7 13

8 1 7 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. Sınıf 2 Nolu Deneme (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK YALÇIN 628 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
116,973 154,120 5 5 101 101 497

Puanı Hesaplanan: 6 136 136 672

Katılımlar: 10 11 175 175 874

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 5 12 2,00 8 3,58 3,23 4,02

Tarih-1 13 2 9 -0,25 -2 0,38 0,23 1,66

Coğrafya-1 12 3 6 1,50 13 1,10 1,07 1,93

TYT Sosyal 25 5 15 1,25 5 1,48 1,30 3,59

Matematik-1 25 0 1 -0,25 -1 -0,92 -0,98 0,84

Fizik 9 2 4 1,00 11 0,50 0,48 0,72

Kimya 8 1 3 0,25 3 0,70 0,80 0,87

Biyoloji 8 2 5 0,75 9 0,65 0,50 0,61

TYT Fen 25 5 12 2,00 8 1,85 1,77 2,20

Toplam: 100 15 40 5,00 5 5,98 5,32 10,57

TYT Türkçe aBee bbA Bbbb Bc   abbC  

Cevap Anahtarı A DBADDEEAABDDCBBAAEEBDECCC

TYT Sosyal abee CA edababCC aadD  ab

Cevap Anahtarı A EECBBCAEDADACDCCECEEDCCCE

TYT Matematik             a            

Cevap Anahtarı A CBEBACCABCECCCCDDCACBCEEE

TYT Fen eB  Cddd  d bD b dd cbCDb

Cevap Anahtarı A BBEDCBCEBCBBADDDDCBBACCDD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 25 5 12 20

Türkçe 25 5 12 20

25 5 12 20

TYT Sosyal 25 5 15 20

Tarih-1 13 2 9 15

13 2 9 15

Coğrafya-1 12 3 6 25

12 3 6 25

TYT Matematik 25 0 1 0

Matematik-1 25 0 1 0

25 0 1 0

TYT Fen 25 5 12 20

Fizik 9 2 4 22

9 2 4 22

Kimya 8 1 3 13

8 1 3 13

Biyoloji 8 2 5 25

8 2 5 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. Sınıf 2 Nolu Deneme (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RAŞİT AŞIK 612 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 10 11 175 175 874

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 2 8 0,00 0 3,58 3,23 4,02

Tarih-1 13 3 7 1,25 10 0,38 0,23 1,66

Coğrafya-1 12 0 0 0,00 0 1,10 1,07 1,93

TYT Sosyal 25 3 7 1,25 5 1,48 1,30 3,59

Matematik-1 25 2 8 0,00 0 -0,92 -0,98 0,84

Fizik 9 1 8 -1,00 -11 0,50 0,48 0,72

Kimya 8 0 1 -0,25 -3 0,70 0,80 0,87

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,65 0,50 0,61

TYT Fen 25 1 9 -1,25 -5 1,85 1,77 2,20

Toplam: 100 8 32 0,00 0 5,98 5,32 10,57

TYT Türkçe DBcbedabca               

Cevap Anahtarı A DBADDEEAABDDCBBAAEEBDECCC

TYT Sosyal cceeBCAdae               

Cevap Anahtarı A EECBBCAEDADACDCCECEEDCCCE

TYT Matematik bedBeaCbdb               

Cevap Anahtarı A CBEBACCABCECCCCDDCACBCEEE

TYT Fen aec*eaCdae               

Cevap Anahtarı A BBEDCBCEBCBBADDDDCBBACCDD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 25 2 8 8

Türkçe 25 2 8 8

25 2 8 8

TYT Sosyal 25 3 7 12

Tarih-1 13 3 7 23

13 3 7 23

Coğrafya-1 12 0 0 0

12 0 0 0

TYT Matematik 25 2 8 8

Matematik-1 25 2 8 8

25 2 8 8

TYT Fen 25 1 9 4

Fizik 9 1 8 11

9 1 8 11

Kimya 8 0 1 0

8 0 1 0

Biyoloji 8 0 0 0

8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. Sınıf 2 Nolu Deneme (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA ÇETİNKAYA 609 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 10 11 175 175 874

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 5 17 0,75 3 3,58 3,23 4,02

Tarih-1 13 1 11 -1,75 -13 0,38 0,23 1,66

Coğrafya-1 12 1 10 -1,50 -13 1,10 1,07 1,93

TYT Sosyal 25 2 21 -3,25 -13 1,48 1,30 3,59

Matematik-1 25 4 21 -1,25 -5 -0,92 -0,98 0,84

Fizik 9 2 7 0,25 3 0,50 0,48 0,72

Kimya 8 2 6 0,50 6 0,70 0,80 0,87

Biyoloji 8 0 8 -2,00 -25 0,65 0,50 0,61

TYT Fen 25 4 21 -1,25 -5 1,85 1,77 2,20

Toplam: 100 15 80 -5,00 -5 5,98 5,32 10,57

TYT Türkçe dbac Bcacb aeCDBbedd aeBb

Cevap Anahtarı B CCCEDBEEAABBDCDBAAEEDDABD

TYT Sosyal aAed aaeccacbdabb acEecaa

Cevap Anahtarı B CADADECABBCEECCCEDCEECECD

TYT Matematik cdEdaCcbeaeaCedeedaCeecda

Cevap Anahtarı B EEECBCACDDCCCCECBACCABEBC

TYT Fen BdbacCbeaeaeacBBeaadbbeae

Cevap Anahtarı B BECBDCEBBDDDDABBCDDCCABBC
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 25 5 17 20

Türkçe 25 5 17 20

25 5 17 20

TYT Sosyal 25 2 21 8

Tarih-1 13 1 11 8

13 1 11 8

Coğrafya-1 12 1 10 8

12 1 10 8

TYT Matematik 25 4 21 16

Matematik-1 25 4 21 16

25 4 21 16

TYT Fen 25 4 21 16

Fizik 9 2 7 22

9 2 7 22

Kimya 8 2 6 25

8 2 6 25

Biyoloji 8 0 8 0

8 0 8 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. Sınıf 2 Nolu Deneme (Gezegen) (2022)

AMASYA / TAŞOVA / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUSEMNE ULUDAĞ 626 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 10 11 175 175 874

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 14 5,50 22 3,58 3,23 4,02

Tarih-1 13 2 11 -0,75 -6 0,38 0,23 1,66

Coğrafya-1 12 0 12 -3,00 -25 1,10 1,07 1,93

TYT Sosyal 25 2 23 -3,75 -15 1,48 1,30 3,59

Matematik-1 25 1 21 -4,25 -17 -0,92 -0,98 0,84

Fizik 9 2 6 0,50 6 0,50 0,48 0,72

Kimya 8 1 7 -0,75 -9 0,70 0,80 0,87

Biyoloji 8 2 6 0,50 6 0,65 0,50 0,61

TYT Fen 25 5 19 0,25 1 1,85 1,77 2,20

Toplam: 100 17 77 -2,25 -2 5,98 5,32 10,57

TYT Türkçe DabDDdEeABbDeccbAd e cbCa

Cevap Anahtarı A DBADDEEAABDDCBBAAEEBDECCC

TYT Sosyal EdeedaAcaceeaedabbabcdedb

Cevap Anahtarı A EECBBCAEDADACDCCECEEDCCCE

TYT Matematik ecbceb deacd*edDcbbace  c

Cevap Anahtarı A CBEBACCABCECCCCDDCACBCEEE

TYT Fen ecb deCEcbdabceDabdeb*CDe

Cevap Anahtarı A BBEDCBCEBCBBADDDDCBBACCDD
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 25 9 14 36

Türkçe 25 9 14 36

25 9 14 36

TYT Sosyal 25 2 23 8

Tarih-1 13 2 11 15

13 2 11 15

Coğrafya-1 12 0 12 0

12 0 12 0

TYT Matematik 25 1 21 4

Matematik-1 25 1 21 4

25 1 21 4

TYT Fen 25 5 19 20

Fizik 9 2 6 22

9 2 6 22

Kimya 8 1 7 13

8 1 7 13

Biyoloji 8 2 6 25

8 2 6 25
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